
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR SUSURLUK GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU8. SINIF LGS 8.DENEME (2021) 20 20 20 1236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,62 7 3 5,96 8 2 7,22 7 2 6,10 8 6 6,05 9 8 6,16 53 25 44,11 271,410

Okul Ortalaması 13 5 11,43 6 3 4,98 7 2 6,67 7 3 5,70 4 6 2,12 8 9 5,00 45 28 35,90 231,090

KATILIMLAR

1 100 METEHAN KAYGISIZ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 13 6 11,00 77 11 73,33 405,687 1 1 1 1 133

2 13 NEHİR KOZHAN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 7 12 3,00 69 16 63,67 351,943 1 2 2 2 304

3 183 SENA DUYMAZ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 1 4,67 12 7 9,67 58 17 52,34 301,790 2 3 3 3 473

4 215 YAREN KOCABAŞ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 13 7 10,67 59 17 53,34 294,173 3 4 4 4 495

5 204 ELİF LEYLA DAYICA 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 5 2,33 12 8 9,33 58 21 51,00 291,637 2 5 5 5 508

6 55 FATMA NUR AKDOĞAN8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 4 9 1,00 13 7 10,67 55 27 46,01 276,000 4 6 6 6 568

7 206 EVİN GİRGİN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 5 5,33 6 9 3,00 55 22 47,66 275,703 5 7 7 7 571

8 179 DEFNE BOZACI 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 10 7 7,67 53 20 46,33 270,863 6 8 8 8 595

9 140 RAVZA CAN 8B 18 1 17,67 7 1 6,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 10 -0,33 10 8 7,33 53 23 45,34 265,393 3 9 9 9 612

10 0 BETÜL BALTA 8B 13 5 11,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 3 4,00 5 3 4,00 11 7 8,67 46 26 37,33 256,320 4 10 10 10 657

11 91 SUDE KENET 8B 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 0 8,00 3 7 0,67 6 10 2,67 50 22 42,67 236,653 5 11 11 11 737

12 192 YİĞİT SARIBAYIR 8B 17 2 16,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 6 -2,00 9 10 5,67 45 29 35,34 228,853 6 12 12 12 765

13 187 TUNA HAMARAT 8B 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 11 4,33 50 29 40,33 221,697 7 13 13 13 794

14 176 ADEM OTMAN 8B 11 9 8,00 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 9 8 6,33 43 32 32,33 207,700 8 14 14 14 860

15 208 KEREM YAKIN 8B 12 4 10,67 4 4 2,67 4 5 2,33 9 1 8,67 1 8 -1,67 5 7 2,67 35 29 25,34 184,630 9 15 15 15 970

16 212 SUDENUR ÇA KMAK 8B 12 8 9,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 10 2,67 32 42 18,01 175,447 10 16 16 16 1010

17 211 SONGÜL DU RMAZ 8A 2 10 -1,33 3 7 0,67 4 3 3,00 3 2 2,33 5 12 1,00 17 34 5,67 120,833 7 17 17 17 1163

18 193 BURAK GİRGİ 8B 4 8 1,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 1 4 -0,33 2 11 -1,67 1 1 0,67 12 34 0,67 99,933 11 18 18 18 1200

19 0 8B 2 12 -2,00 2 3 1,00 3 4 1,67 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 49 0,67 88,220 12 19 19 19 1209

20 194 CAFER KUBLAY 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 1 8 -1,67 2 5 0,33 2 16 -3,33 1 17 -4,67 16 63 -5,01 68,363 8 20 20 20 1227
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR SUSURLUK GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU8. SINIF LGS 8.DENEME (2021) 20 20 20 1236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,62 7 3 5,96 8 2 7,22 7 2 6,10 8 6 6,05 9 8 6,16 53 25 44,11 271,410

Okul Ortalaması 13 5 11,43 6 3 4,98 7 2 6,67 7 3 5,70 4 6 2,12 8 9 5,00 45 28 35,90 231,090

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 13 NEHİR KOZHAN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 14 2 13,33 7 12 3,00 69 16 63,67 351,943 1 2 2 2 304

2 183 SENA DUYMAZ 8A 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 5 1 4,67 12 7 9,67 58 17 52,34 301,790 2 3 3 3 473

3 215 YAREN KOCABAŞ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 1 5 -0,67 13 7 10,67 59 17 53,34 294,173 3 4 4 4 495

4 55 FATMA NUR AKDOĞAN8A 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 4 9 1,00 13 7 10,67 55 27 46,01 276,000 4 6 6 6 568

5 206 EVİN GİRGİN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 5 5,33 6 9 3,00 55 22 47,66 275,703 5 7 7 7 571

6 179 DEFNE BOZACI 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 3 2,00 10 7 7,67 53 20 46,33 270,863 6 8 8 8 595

7 211 SONGÜL DU RMAZ 8A 2 10 -1,33 3 7 0,67 4 3 3,00 3 2 2,33 5 12 1,00 17 34 5,67 120,833 7 17 17 17 1163

8 194 CAFER KUBLAY 8A 7 11 3,33 3 6 1,00 1 8 -1,67 2 5 0,33 2 16 -3,33 1 17 -4,67 16 63 -5,01 68,363 8 20 20 20 1227
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BALIKESİR SUSURLUK GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU8. SINIF LGS 8.DENEME (2021) 20 20 20 1236

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,62 7 3 5,96 8 2 7,22 7 2 6,10 8 6 6,05 9 8 6,16 53 25 44,11 271,410

Okul Ortalaması 13 5 11,43 6 3 4,98 7 2 6,67 7 3 5,70 4 6 2,12 8 9 5,00 45 28 35,90 231,090

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 100 METEHAN KAYGISIZ 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 13 6 11,00 77 11 73,33 405,687 1 1 1 1 133

2 204 ELİF LEYLA DAYICA 8B 17 3 16,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 4 5 2,33 12 8 9,33 58 21 51,00 291,637 2 5 5 5 508

3 140 RAVZA CAN 8B 18 1 17,67 7 1 6,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 10 -0,33 10 8 7,33 53 23 45,34 265,393 3 9 9 9 612

4 0 BETÜL BALTA 8B 13 5 11,33 4 6 2,00 8 2 7,33 5 3 4,00 5 3 4,00 11 7 8,67 46 26 37,33 256,320 4 10 10 10 657

5 91 SUDE KENET 8B 15 3 14,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 0 8,00 3 7 0,67 6 10 2,67 50 22 42,67 236,653 5 11 11 11 737

6 192 YİĞİT SARIBAYIR 8B 17 2 16,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 6 -2,00 9 10 5,67 45 29 35,34 228,853 6 12 12 12 765

7 187 TUNA HAMARAT 8B 13 7 10,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 11 4,33 50 29 40,33 221,697 7 13 13 13 794

8 176 ADEM OTMAN 8B 11 9 8,00 6 3 5,00 8 2 7,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 9 8 6,33 43 32 32,33 207,700 8 14 14 14 860

9 208 KEREM YAKIN 8B 12 4 10,67 4 4 2,67 4 5 2,33 9 1 8,67 1 8 -1,67 5 7 2,67 35 29 25,34 184,630 9 15 15 15 970

10 212 SUDENUR ÇA KMAK 8B 12 8 9,33 2 7 -0,33 6 3 5,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 10 2,67 32 42 18,01 175,447 10 16 16 16 1010

11 193 BURAK GİRGİ 8B 4 8 1,33 1 6 -1,00 3 4 1,67 1 4 -0,33 2 11 -1,67 1 1 0,67 12 34 0,67 99,933 11 18 18 18 1200

12 0 8B 2 12 -2,00 2 3 1,00 3 4 1,67 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 17 49 0,67 88,220 12 19 19 19 1209
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CAFER KUBLAY 194 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
68,363 271,410 8 20 20 20 1227

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 2 5 0,33 3 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 3,08 2,12 6,05

Fen 20 1 17 -4,67 -23 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 16 63 -5,00 -6 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CaccaaBbDbACD abbcB 

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) cCbABbcdc 

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) dbcAabbbd 

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG)  bBdc cBb 

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) abcBDcbdcaad b acdbd

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dabbbdacbddbcbaa  bD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 8 10

Din K.ve A.B. 10 1 8 10

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 0 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 0 1 0
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 0 1 0
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 1 0 0 0
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 0 1 0
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 1 17 5

Fen 20 1 17 5

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 2 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE BOZACI 179 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,863 271,410 6 8 8 8 595

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 3 3 2,00 10 3,08 2,12 6,05

Fen 20 10 7 7,67 38 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 53 20 46,33 51 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDcADdBADDACDABbAbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAABADBBb

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDbABCDCbB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDcABbD

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT)   b    C cD       bB

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) Ba cCB acCBDbD BCDab

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 0 1 0
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 1 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN GİRGİN 206 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,703 271,410 5 7 7 7 571

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 7 5 5,33 27 3,08 2,12 6,05

Fen 20 6 9 3,00 15 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 55 22 47,67 53 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBADDACDAdCbbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAABADBBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCcd

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDBABaa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) d ABDA   cc d  CBb B

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN)     Cc bcbBbbDdBdDDc

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 5 35

Matematik 20 7 5 35

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 0 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 1 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AKDOĞAN 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,000 271,410 4 6 6 6 568

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 4 9 1,00 5 3,08 2,12 6,05

Fen 20 13 7 10,67 53 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 55 27 46,00 51 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBbbDACDcBaADBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) baAABADcBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAd

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) bA CDBABaa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT)  DABcAddac a aa  d  

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) BBbACaaDcCBbDDadCDDD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 0 0 0
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 9 20

Matematik 20 4 9 20

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KOZHAN 13 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,943 271,410 1 2 2 2 304

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 14 2 13,33 67 3,08 2,12 6,05

Fen 20 7 12 3,00 15 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 69 16 63,67 71 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBADDACDABCbDBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAABADBBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDBABCD

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) CDABDAACBcDa   CBA B

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) daCcCaaDc abbDCddDcD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 2 70

Matematik 20 14 2 70

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 2 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENA DUYMAZ 183 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,790 271,410 2 3 3 3 473

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 5 1 4,67 23 3,08 2,12 6,05

Fen 20 12 7 9,67 48 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 58 17 52,33 58 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBAcCBADDACbABCbDBa

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAABdDBBd

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DdBCDBABaD

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT)  D Bc          C A B

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dBaACcCb CBDcDbBbDDD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 0 1 0
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL DU RMAZ 211 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
120,833 271,410 7 17 17 17 1163

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 10 -1,33 -7 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 6,83 6,67 7,22

Matematik 20 3 2 2,33 12 3,08 2,12 6,05

Fen 20 5 12 1,00 5 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 17 34 5,67 6 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CaaAbbd a b     dcd 

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAAcbbcdd

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) B  Ad aCdB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sayısal (MAT)   Ac       Ba      B

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) cBdACc abdabac  aDcD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 10 10

Türkçe 20 2 10 10

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 4 3 40

Din K.ve A.B. 10 4 3 40

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 3 2 15

Matematik 20 3 2 15

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 1 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KOCABAŞ 215 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,173 271,410 3 4 4 4 495

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 8 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,42 11,43 12,62

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,88 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,83 6,67 7,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,19 5,70 6,10

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 3,08 2,12 6,05

Fen 20 13 7 10,67 53 5,13 5,00 6,16

Toplam: 90 59 17 53,33 59 38,75 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBADDACDABCbDBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAABADBBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) aABCDBABdb

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT)   b      bb     c bB

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dBCAbcCbACBDaDCcbDDD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 5 5

Matematik 20 1 5 5

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 7 65

Fen 20 13 7 65

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 2 0 100
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
88,220 271,410 12 19 19 19 1209

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 12 -2,00 -10 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 2 3 1,00 10 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 4 11 0,33 2 1,47 2,12 6,05

Fen 20 2 13 -2,33 -12 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 17 49 0,67 1 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) bDBcaadccbcbbc      

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) d  dcAD   

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BccAcaD   

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DbBaDcdaCa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) babcbAdaBcaBCcd     

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) BddcdadacbBcbaa     

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 12 10

Türkçe 20 2 12 10

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 0 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 0 50
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 0 1 0
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 0 1 0
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 0 1 0
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 0 1 0
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 0 1 0
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 11 20

Matematik 20 4 11 20

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 13 10

Fen 20 2 13 10

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 2 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM OTMAN 176 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,700 271,410 8 14 14 14 860

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,47 2,12 6,05

Fen 20 9 8 6,33 32 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 43 32 32,33 36 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBAcCBAcDACDbdbbbca

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) dCAAa DBBb

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCbd

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DccCDBABaD

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) bcbB  baB  d       d

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dc ACc DdbBDbD cCDcD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 0 1 0
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 0 1 0
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 2 7 10

Matematik 20 2 7 10

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 1 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL BALTA 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,320 271,410 4 10 10 10 657

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 5 3 4,00 20 1,47 2,12 6,05

Fen 20 11 7 8,67 43 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 46 26 37,33 41 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CcBADbBA DACD cCAacB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) dabAadDBBb

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDbAaCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) cA CDad CD

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) d cBDA  a      C   B

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dabdCB cACBDaDCBCD c

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 0 0 0
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 0 1 0
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 0 1 0
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 0 0 0
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 1 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK GİRGİ 193 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
99,933 271,410 11 18 18 18 1200

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 8 1,33 7 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 1,47 2,12 6,05

Fen 20 1 1 0,67 3 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 12 34 0,67 1 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) Cc cadBAb  acd  A   

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) Adcba  a b

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) cbDAcaD   

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) c d cBd   

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) dac acb ac ca aC   B

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN)  B   a              

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 8 20

Türkçe 20 4 8 20

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 1 6 10

Tarih 10 1 6 10

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 4 30

Din K.ve A.B. 10 3 4 30

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 0 50
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 0 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 4 10

İngilizce 10 1 4 10

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 0 0 0
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 0 1 0
DESCRIBING PLACES 1 0 0 0
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 0 1 0
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 0 0 0
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 0 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 11 10

Matematik 20 2 11 10

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 1 1 5

Fen 20 1 1 5

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 0 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 0 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 0 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 0 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 0 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 0 0 0
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF LEYLA DAYICA 204 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,637 271,410 2 5 5 5 508

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,47 2,12 6,05

Fen 20 12 8 9,33 47 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 58 21 51,00 57 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBAbDACbABCAbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) daAAdADBBd

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDBABCa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) d ABcAd         Bd c

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dBaACBaDcCabaDCBaDDD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 2 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YAKIN 208 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,630 271,410 9 15 15 15 970

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 1,47 2,12 6,05

Fen 20 5 7 2,67 13 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 35 29 25,33 28 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CcBAD B  DACD BdcbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) bCdABd  cC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) B aAdCDdda

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDBABCa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) d c b  dcbac    B   

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) BB  d  ccaB ba d  DD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 8 5

Matematik 20 1 8 5

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 7 25

Fen 20 5 7 25

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 1 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN KAYGISIZ 100 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,687 271,410 1 1 1 1 133

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 17 2 16,33 82 1,47 2,12 6,05

Fen 20 13 6 11,00 55 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 77 11 73,33 81 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBAbDACDABCbbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) ACAABADBBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDBABCD

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) CDbBDAAdBDDBC BCBAAB

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) ddCACBCb CBDaDbBdDDD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 17 2 85

Matematik 20 17 2 85

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 1 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA CAN 140 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,393 271,410 3 9 9 9 612

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 7 1 6,67 67 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 1,47 2,12 6,05

Fen 20 10 8 7,33 37 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 53 23 45,33 50 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBADCBAbDACDABCAD B

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) d AAB DBBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BaDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DA CDBcBa 

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) dacBDAbacc a     b a

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) Bc  CdCDcCBbaDCcdDaD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 1 90

Türkçe 20 18 1 90

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 0 0 0
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 0 1 0
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 1 0 100
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KENET 91 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,653 271,410 5 11 11 11 737

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 8 0 8,00 80 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,47 2,12 6,05

Fen 20 6 10 2,67 13 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 50 22 42,67 47 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CaBADCBADDACa BCb BB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) AaAABADBBb

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDABCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDBAB  

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT)   bBa dba  B     bbB

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) dabAC C cbBbcD d bcD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 0 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 0 1 0
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR ÇA KMAK 212 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,447 271,410 10 16 16 16 1010

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,47 2,12 6,05

Fen 20 6 10 2,67 13 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 32 42 18,00 20 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBAaCBADcACcbdCbccB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) d cbddDBdb

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) B DAaCDbcB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) abcCaBbBdb

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT)  Dcdbcc a D    d A  

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) Baac abbAaaDaDCc   D

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 8 60

Türkçe 20 12 8 60

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 2 7 20

Tarih 10 2 7 20

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 0 1 0
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 0 1 0
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 0 1 0
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 0 1 0
EXPRESSING PREFERENCES 1 1 0 100
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 0 1 0
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 7 15

Matematik 20 3 7 15

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 10 30

Fen 20 6 10 30

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 2 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 0 0
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA HAMARAT 187 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,697 271,410 7 13 13 13 794

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 1,47 2,12 6,05

Fen 20 8 11 4,33 22 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 50 29 40,33 45 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBAcaBADDdCDcdbAbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) ACAABADBBC

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDDAdCDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) DABCDcABCa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) d Acccba       aB  d

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) Ba dacCDcaBDbadabDDD

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 2 0 100
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 0 1 0
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 1 0 100
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 0 1 0
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 1 0 100
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 2 0
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 1 1 50
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 0 1 0
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF LGS 8.DENEME (2021)

BALIKESİR / SUSURLUK / GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT SARIBAYIR 192 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,853 271,410 6 12 12 12 765

Puanı Hesaplanan: 20 20 20 1233

Katılımlar: 12 20 20 20 1236

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,78 11,43 12,62

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,39 4,98 5,96

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,56 6,67 7,22

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,42 5,70 6,10

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 1,47 2,12 6,05

Fen 20 9 10 5,67 28 4,92 5,00 6,16

Toplam: 90 45 29 35,33 39 33,53 35,62 43,37

Sözel (TÜR) CDBAD BADcACDABCAbBB

Cevap Anh. A CDBADCBADDACDABCADBB

Sözel (TAR) daAABADBdb

Cevap Anh. A ACAABADBBC

Sözel (DİN) BDccBbDCAB

Cevap Anh. A BDDABCDCAB

Sözel (İNG) aABCDcABaa

Cevap Anh. A DABCDBABCD

Sayısal (MAT) dcbd      a      b  

Cevap Anh. A CDABDAACBDDBCDBCBAAB

Sayısal (FEN) BaCcdad AdBDaDdBbDDc

Cevap Anh. A BBCACBCDACBDDDCBCDDD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

T.8.3.27. Görseller ile ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
T.8.3.5. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın
başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
8.1.2. Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
8.2.6. Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını vatanın bütünlüğü esası ile “ulusal egemenlik” ve “tam bağımsızlık” ilkeleri ile ilişkilendirir.1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri
kavrar. 1 1 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir 1 1 0 100
8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 2 1 1 50
8.5.1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 1 1 0 100
8.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
8.5.3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.4.6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

DESCRIBING SIMPLE PROCESSES 1 0 1 0
STATING PERSONAL OPINIONS 1 1 0 100
TALKING ABOUT INTERNET HABITS 1 1 0 100
DESCRIBING PLACES 1 1 0 100
MAKING SIMPLE INQUIRIES 1 1 0 100
EXPRESSING PREFERENCES 1 0 1 0
EXPRESSING RESPONSIBILITIES 1 1 0 100
DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY 1 1 0 100
FOLLOWING PHONE CONVERSATIONS 1 0 1 0
GIVING REASONS AND RESULTS 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 6 0

Matematik 20 0 6 0

Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi akökb şeklinde yazar ve akökb  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 10 45

Fen 20 9 10 45

F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.                                                                                                       F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucu1 1 0 100
F.8.4.5.3. Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 1 50
F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
F.8.4.4.4. Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
F.8.5.1.2. Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar. 2 0 2 0
F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.                          F.8.7.2.2. Topraklamayı açıklar. 1 0 1 0
F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
F.8.2.5.3. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.1 1 0 100
F.8.6.2.1. Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
F.8.6.1.1. Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
F.8.6.3.1. Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
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