
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir SUSURLUK GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU 8.SINIF KURUMSAL 4 17434 10934 312 34

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 11.89 5.96 9.90 4.76 3.66 3.53 6.79 2.29 6.03 4.44 2.90 3.47 6.25 4.91 4.62 7.91 7.93 5.26 42.03 27.66 32.82 236.523

Okul Ortalaması 9.21 6.85 6.92 3.88 3.65 2.67 6.32 2.68 5.43 2.88 3.12 1.84 3.65 3.03 2.64 7.79 7.91 5.16 33.74 27.24 24.66 201.932

1 22 - AYŞENUR KARADUMAN 8 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 10 2 9.33 14 5 12.33 65.00 16.00 59.66 355.763 2266 1318 20 1

2 8 - BETÜL SİDAL 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 16 4 14.67 66.00 13.00 61.67 349.896 2424 1409 23 2

3 3 - AZRA ELA ŞİRİN 8 / B 16 4 14.67 8 1 7.67 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 12 5 10.33 63.00 18.00 57.00 338.533 2809 1627 27 3

4 47 - SERRA SEVİM 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 7 2 6.33 14 6 12.00 59.00 20.00 52.33 324.193 3349 1961 44 4

5 2 - NİSA NUR AKMEŞE 8 / B 16 2 15.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 2 2.33 6 2 5.33 14 3 13.00 54.00 14.00 49.33 322.681 3404 1997 47 5

6 7 - EBRAR YALMAN 8 / B 14 6 12.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 17 3 16.00 54.00 23.00 46.33 312.326 3799 2239 50 6

7 45 - ÖYKÜ SAYDAM 8 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 8 2 7.33 11 7 8.67 59.00 18.00 52.99 308.859 3928 2317 53 7

8 23 - 8 / B 13 6 11.00 7 3 6.00 8 1 7.67 5 4 3.67 5 5 3.33 15 5 13.33 53.00 24.00 45.00 289.600 4769 2814 65 8

9 25 - SEMA MUTLU 8 / B 14 6 12.00 6 3 5.00 7 3 6.00 6 4 4.67 4 4 2.67 15 5 13.33 52.00 25.00 43.67 289.141 4785 2821 67 9

10 50 - YAĞMUR AFACAN 8 / B 14 6 12.00 5 4 3.67 8 2 7.33 2 3 1.00 3 4 1.67 14 6 12.00 46.00 25.00 37.67 269.896 5745 3373 81 10

11 34 - KÜBRA GİRGİN 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 4 5.67 9 11 5.33 51.00 30.00 40.99 262.948 6169 3642 87 11

12 19 - ARDA DURMAZ 8 / B 11 6 9.00 4 5 2.33 8 2 7.33 1 1 0.67 1 0 1.00 9 10 5.67 34.00 24.00 26.00 208.163 9655 5781 145 12

13 48 - ŞAFAK ÖZKAN 8 / B 6 8 3.33 4 3 3.00 4 1 3.67 3 2 2.33 5 2 4.33 9 7 6.67 31.00 23.00 23.33 198.252 10388 6237 165 13

14 12 - ŞEYMA ÖĞÜT 8 / A 12 6 10.00 3 5 1.33 8 2 7.33 0 1 -0.33 2 2 1.33 5 12 1.00 30.00 28.00 20.66 185.407 11385 6870 184 14

15 16 - SEVGİ ERDİM 8 / B 10 6 8.00 2 5 0.33 7 3 6.00 4 6 2.00 1 0 1.00 6 9 3.00 30.00 29.00 20.33 183.452 11510 6957 187 15

16 1 - ZEYNEP AKÇALAR 8 / A 9 8 6.33 3 3 2.00 7 2 6.33 1 1 0.67 4 6 2.00 5 6 3.00 29.00 26.00 20.33 180.474 11726 7094 191 16

17 6 - SEYFİ SÖĞÜT 8 / A 6 5 4.33 2 5 0.33 9 1 8.67 4 3 3.00 1 1 0.67 6 5 4.33 28.00 20.00 21.33 173.067 12314 7465 200 17

18 44444 - SELHATİNEYÜP GÜLÜMSER8 / B 10 8 7.33 6 3 5.00 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 4 12 0.00 29.00 25.00 20.66 167.630 12748 7746 205 18

19 10 - ARDA KORKMAZ 8 / A 7 7 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 0 6 -2.00 2 3 1.00 5 9 2.00 29.00 30.00 19.00 162.237 13123 7996 209 19

20 40 - NİSA AYGÜL 8 / B 8 9 5.00 3 0 3.00 7 3 6.00 2 2 1.33 1 1 0.67 5 11 1.33 26.00 26.00 17.33 156.785 13524 8259 219 20

21 36 - MENEKŞE ÖĞÜT 8 / B 6 11 2.33 2 5 0.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 2 6 0.00 9 10 5.67 28.00 41.00 14.33 156.785 13524 8259 219 20

22 49 - TUĞÇE KARA 8 / A 6 8 3.33 1 6 -1.00 4 4 2.67 0 6 -2.00 2 3 1.00 6 8 3.33 19.00 35.00 7.33 144.904 14352 8820 238 22
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Genel Ortalama 11.89 5.96 9.90 4.76 3.66 3.53 6.79 2.29 6.03 4.44 2.90 3.47 6.25 4.91 4.62 7.91 7.93 5.26 42.03 27.66 32.82 236.523

Okul Ortalaması 9.21 6.85 6.92 3.88 3.65 2.67 6.32 2.68 5.43 2.88 3.12 1.84 3.65 3.03 2.64 7.79 7.91 5.16 33.74 27.24 24.66 201.932

23 20 - ARDA İÇEN 8 / A 8 10 4.67 0 3 -1.00 4 1 3.67 0 2 -0.67 2 4 0.67 5 10 1.67 19.00 30.00 9.01 144.504 14359 8826 240 23

24 37 - MENSUR KONDO 8 / A 3 5 1.33 2 6 0.00 9 1 8.67 4 3 3.00 2 1 1.67 3 6 1.00 23.00 22.00 15.67 140.993 14636 9008 250 24

25 28 - ELİF NUR SENGER 8 / A 3 6 1.00 2 3 1.00 4 6 2.00 0 0 0.00 1 0 1.00 6 6 4.00 16.00 21.00 9.00 140.000 14717 9061 252 25

26 60 - MAZLUMSÖNMESOY 8 / A 4 10 0.67 2 5 0.33 3 4 1.67 4 3 3.00 4 8 1.33 6 10 2.67 23.00 40.00 9.67 135.081 15032 9284 257 26

27 35 - MELEK YİĞİT 8 / A 3 10 -0.33 3 3 2.00 5 5 3.33 0 4 -1.33 4 1 3.67 3 7 0.67 18.00 30.00 8.01 129.689 15412 9538 264 27

28 39 - METEHAN ÇAPAR 8 / A 6 5 4.33 3 6 1.00 3 7 0.67 1 6 -1.00 2 5 0.33 2 6 0.00 17.00 35.00 5.33 128.607 15495 9591 265 28

29 14 - ZELİŞ DAĞCI 8 / A 7 12 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 6 1.00 5 15 0.00 24.00 54.00 6.01 126.681 15613 9673 267 29

30 17 - DİLARA DURMUŞ 8 / B 5 12 1.00 0 0 0.00 4 5 2.33 0 0 0.00 1 0 1.00 6 13 1.67 16.00 30.00 6.00 125.200 15701 9737 269 30

31 33333 - ÖMER GİRGİN 8 / B 7 9 4.00 2 3 1.00 2 6 0.00 1 5 -0.67 3 7 0.67 3 13 -1.33 18.00 43.00 3.67 120.281 16017 9953 278 31

32 33 - N R A*ANE 8 / B 5 7 2.67 0 6 -2.00 1 6 -1.00 1 5 -0.67 1 0 1.00 0 0 0.00 8.00 24.00 0.00 116.311 16225 10105 282 32

33 15 - OZAN SAYGI 8 / A 6 13 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 1 4 -0.33 2 4 0.67 3 16 -2.33 23.00 46.00 7.68 111.422 16466 10279 288 33

34 0 - E KAR*E N 8 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 3 8 0.33 7.00 18.00 1.00 105.926 16690 10444 293 34


