
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir SUSURLUK GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU 8.SINIF KURUMSAL 3 25506 11448 272 28

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.08 7.50 7.58 5.45 3.30 4.35 6.00 3.17 4.95 5.30 2.51 4.46 8.40 5.44 6.59 8.03 8.96 5.04 43.26 30.88 32.97 234.219

Okul Ortalaması 7.79 8.29 5.02 4.79 3.21 3.71 6.29 2.39 5.49 4.64 2.64 3.76 6.57 4.00 5.24 8.11 8.96 5.12 38.18 29.50 28.35 210.359

1 8 - BETÜL SİDAL 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 2 16.33 17 3 16.00 74.00 15.00 69.00 399.244 2287 897 20 1

2 22 - AYŞENUR KARADUMAN 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 17 0 17.00 14 6 12.00 75.00 12.00 71.00 393.319 2545 1000 21 2

3 47 - SERRA SEVİM 8 / A 15 2 14.33 8 1 7.67 9 0 9.00 7 3 6.00 17 2 16.33 11 7 8.67 67.00 15.00 62.00 366.652 3738 1470 31 3

4 2 - NİSA NUR AKMEŞE 8 / B 13 5 11.33 6 2 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 13 3 12.00 13 6 11.00 63.00 18.00 57.00 337.022 5181 2050 47 4

5 45 - ÖYKÜ SAYDAM 8 / B 13 5 11.33 7 3 6.00 8 1 7.67 10 0 10.00 12 4 10.67 13 6 11.00 63.00 19.00 56.67 330.622 5530 2186 50 5

6 3 - AZRA ELA ŞİRİN 8 / A 9 9 6.00 8 1 7.67 7 3 6.00 10 0 10.00 18 2 17.33 10 8 7.33 62.00 23.00 54.33 316.756 6264 2484 58 6

7 25 - SEMA MUTLU 8 / A 15 1 14.67 5 3 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 5 4.33 8 10 4.67 49.00 24.00 41.00 265.941 9195 3744 89 7

8 7 - EBRAR YALMAN 8 / A 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 6 4 4.67 11 7 8.67 13 7 10.67 47.00 41.00 33.34 253.126 10029 4097 103 8

9 34 - KÜBRA GİRGİN 8 / B 9 10 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 8 4.33 10 10 6.67 52.00 32.00 41.34 235.333 11274 4647 113 9

10 50 - YAĞMUR AFACAN 8 / B 7 9 4.00 2 5 0.33 3 5 1.33 6 1 5.67 5 2 4.33 12 5 10.33 35.00 27.00 25.99 221.437 12349 5114 124 10

11 12 - ŞEYMA ÖĞÜT 8 / A 7 12 3.00 7 1 6.67 6 4 4.67 3 4 1.67 6 5 4.33 9 10 5.67 38.00 36.00 26.01 196.311 14293 5967 139 11

12 6 - SEYFİ SÖĞÜT 8 / B 9 5 7.33 3 4 1.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 7 7 4.67 4 10 0.67 33.00 35.00 21.34 187.926 15036 6329 146 12

13 19 - ARDA DURMAZ 8 / B 9 9 6.00 6 3 5.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 6 -2.00 10 10 6.67 34.00 29.00 24.34 183.481 15435 6526 152 13

14 20 - ARDA İÇEN 8 / A 8 7 5.67 1 5 -0.67 2 2 1.33 0 3 -1.00 3 1 2.67 8 9 5.00 22.00 27.00 13.00 178.548 15866 6728 160 14

15 16 - SEVGİ ERDİM 8 / B 4 13 -0.33 5 3 4.00 4 4 2.67 7 3 6.00 7 7 4.67 8 8 5.33 35.00 38.00 22.34 176.074 16102 6832 163 15

16 11 - EMİRHAN KENET 8 / B 2 10 -1.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 2 3.33 7 6 5.00 35.00 26.00 26.33 170.119 16680 7100 171 16

17 23 - BERFİN GİRGİN 8 / B 7 8 4.33 3 4 1.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 4 2.67 4 11 0.33 32.00 33.00 21.00 163.689 17327 7430 178 17

18 28 - ELİF NUR SENGER 8 / A 7 10 3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 8 -1.67 1 0 1.00 7 13 2.67 30.00 37.00 17.67 158.800 17730 7629 183 18

19 36 - MENEKŞE ÖĞÜT 8 / B 5 10 1.67 4 4 2.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 4 3.67 4 12 0.00 32.00 36.00 20.01 153.378 18259 7890 192 19

20 11 - ARDA KR KMAZ 8 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 5 4.33 8 10 4.67 14.00 15.00 9.00 153.333 18271 7895 193 20

21 14 - ZELİŞ DAĞCI 8 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 5 9 2.00 6 14 1.33 34.00 50.00 17.34 152.356 18369 7946 196 21

22 40 - NİSA AYGÜL 8 / B 4 15 -1.00 3 4 1.67 6 4 4.67 2 2 1.33 1 4 -0.33 10 8 7.33 26.00 37.00 13.67 146.919 18981 8242 199 22
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Genel Ortalama 10.08 7.50 7.58 5.45 3.30 4.35 6.00 3.17 4.95 5.30 2.51 4.46 8.40 5.44 6.59 8.03 8.96 5.04 43.26 30.88 32.97 234.219

Okul Ortalaması 7.79 8.29 5.02 4.79 3.21 3.71 6.29 2.39 5.49 4.64 2.64 3.76 6.57 4.00 5.24 8.11 8.96 5.12 38.18 29.50 28.35 210.359

23 10 - ARDA KORKMAZ 8 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 5 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 20.00 16.33 143.437 19389 8441 203 23

24 49 - TUĞÇE KARA 8 / B 4 10 0.67 2 5 0.33 8 1 7.67 4 5 2.33 2 6 0.00 6 10 2.67 26.00 37.00 13.67 135.096 20248 8865 216 24

25 1 - ZEYNEP AKÇALAR 8 / A 3 11 -0.67 1 9 -2.00 4 5 2.33 0 0 0.00 7 6 5.00 5 12 1.00 20.00 43.00 5.66 132.074 20632 9041 219 25

26 15 - OZAN SAYGI 8 / A 7 10 3.67 5 5 3.33 7 2 6.33 0 5 -1.67 1 3 0.00 4 15 -1.00 24.00 40.00 10.66 127.659 21098 9275 221 26

27 17 - DİLARA DURMUŞ 8 / A 6 11 2.33 2 2 1.33 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 -0.33 5 15 0.00 14.00 32.00 3.33 113.822 22488 9991 237 27

28 35 - MELEK YİĞİT 8 / A 4 6 2.00 0 2 -0.67 4 4 2.67 0 3 -1.00 1 4 -0.33 1 10 -2.33 10.00 29.00 0.34 97.570 23934 10736 259 28


