
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Balıkesir SUSURLUK GÖBEL ŞEHİT NUSRET KULA ORTAOKULU 8.SINIF KURUMSAL-2 26777 11411 302 30

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.59 7.36 8.14 4.77 4.19 3.37 5.80 3.30 4.70 4.75 3.25 3.67 6.69 6.55 4.50 8.32 8.81 5.39 40.92 33.46 29.76 224.214

Okul Ortalaması 8.50 8.47 5.68 3.80 5.30 2.03 4.80 4.03 3.46 3.90 4.07 2.54 4.53 6.33 2.42 7.20 9.97 3.88 32.73 38.17 20.01 182.889

1 45 - ÖYKÜ SAYDAM 8 / B 16 3 15.00 9 1 8.67 9 1 8.67 9 0 9.00 9 3 8.00 16 3 15.00 68.00 11.00 64.34 364.207 2757 1258 23 1

2 8 - BETÜL SİDAL 8 / B 15 3 14.00 8 1 7.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 0 7.00 15 3 14.00 61.00 11.00 57.34 340.504 3891 1748 36 2

3 47 - SERRA SEVİM 8 / A 18 0 18.00 8 1 7.67 8 2 7.33 6 2 5.33 10 1 9.67 10 8 7.33 60.00 14.00 55.33 337.526 4074 1826 39 3

4 2 - NİSA NUR AKMEŞE 8 / B 16 2 15.33 5 4 3.67 6 3 5.00 1 4 -0.33 10 0 10.00 12 6 10.00 50.00 19.00 43.67 321.719 4949 2192 49 4

5 22 - AYŞENUR KARADUMAN 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 1 7.67 10 1 9.67 11 9 8.00 62.00 17.00 56.34 316.800 5218 2308 54 5

6 3 - AZRA ELA ŞİRİN 8 / A 12 7 9.67 6 3 5.00 5 4 3.67 7 3 6.00 8 8 5.33 9 9 6.00 47.00 34.00 35.67 246.178 10263 4375 104 6

7 7 - EBRAR YALMAN 8 / A 13 5 11.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 2 3.33 8 11 4.33 47.00 26.00 38.32 241.170 10729 4566 113 7

8 16 - SEVGİ ERDİM 8 / B 11 9 8.00 1 8 -1.67 7 2 6.33 6 2 5.33 6 3 5.00 8 9 5.00 39.00 33.00 27.99 221.467 12406 5278 125 8

9 12 - ŞEYMA ÖĞÜT 8 / A 12 8 9.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 1 4 -0.33 1 1 0.67 11 8 8.33 32.00 34.00 20.66 212.074 13267 5645 138 9

10 34 - KÜB*A GİRGİN H 8 / B 11 6 9.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 10 -1.33 10 10 6.67 40.00 39.00 27.01 203.748 14002 5944 148 10

11 23 - BERFİN GİRGİN 8 / B 9 10 5.67 0 8 -2.67 6 2 5.33 2 6 0.00 4 7 1.67 9 8 6.33 30.00 41.00 16.33 184.948 15792 6728 169 11

12 48 - ŞAFAK ÖZKAN 8 / B 7 6 5.00 3 4 1.67 3 4 1.67 2 5 0.33 6 1 5.67 5 7 2.67 26.00 27.00 17.01 184.489 15835 6746 170 12

13 19 - ARDA DURMAZ 8 / B 10 8 7.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 2 2.33 0 0 0.00 6 13 1.67 32.00 30.00 22.00 172.593 17023 7255 186 13

14 25 - SEMA MUTLU 8 / A 10 7 7.67 3 6 1.00 7 3 6.00 4 3 3.00 3 6 1.00 5 12 1.00 32.00 37.00 19.67 172.119 17061 7272 187 14

15 99984 - SELHATINEYYÜPGÜLÜMSER8 / B 6 10 2.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 3 1.00 3 10 -0.33 9 8 6.33 25.00 36.00 13.00 157.793 18576 7934 202 15

16 40 - NİSA AYGÜL 8 / B 8 10 4.67 2 7 -0.33 4 4 2.67 1 3 0.00 0 6 -2.00 8 7 5.67 23.00 37.00 10.68 152.889 19056 8139 209 16

17 14 - ZELİŞ DAĞCI 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 11 4.33 5 15 0.00 33.00 56.00 14.34 152.356 19130 8181 214 17

18 6 - SEYFİ SÖĞÜT 8 / B 4 8 1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 3 3.00 2 9 -1.00 7 6 5.00 28.00 35.00 16.33 147.881 19632 8396 220 18

19 20 - ARDA İÇEN 8 / A 5 7 2.67 1 7 -1.33 6 2 5.33 0 5 -1.67 1 4 -0.33 6 4 4.67 19.00 29.00 9.34 144.993 19902 8521 226 19

20 10 - ARAA KORKMAZ 8 / A 4 11 0.33 8 2 7.33 7 3 6.00 3 4 1.67 4 5 2.33 4 9 1.00 30.00 34.00 18.66 143.911 20073 8585 229 20

21 11 - EMİRHAN KENET 8 / B 5 7 2.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 12 0.00 7 9 4.00 22.00 52.00 4.67 136.563 20813 8917 235 21

22 1 - ZEYNEP AKÇALAR 8 / A 8 9 5.00 0 6 -2.00 4 5 2.33 2 4 0.67 2 10 -1.33 5 13 0.67 21.00 47.00 5.34 127.200 21879 9357 245 22
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.59 7.36 8.14 4.77 4.19 3.37 5.80 3.30 4.70 4.75 3.25 3.67 6.69 6.55 4.50 8.32 8.81 5.39 40.92 33.46 29.76 224.214

Okul Ortalaması 8.50 8.47 5.68 3.80 5.30 2.03 4.80 4.03 3.46 3.90 4.07 2.54 4.53 6.33 2.42 7.20 9.97 3.88 32.73 38.17 20.01 182.889

23 36 - MENEKŞE ÖĞÜT 8 / B 4 8 1.33 3 6 1.00 5 4 3.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 16 -3.33 25.00 43.00 10.67 115.807 23127 9899 262 23

24 28 - ELİFNUR SENGER 8 / A 6 13 1.67 2 7 -0.33 2 6 0.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 3 14 -1.67 22.00 61.00 1.67 114.341 23304 9969 264 24

25 60 - MAZLUMSÖNMESOY 8 / B 1 13 -3.33 1 9 -2.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 7 11 3.33 6 12 2.00 20.00 59.00 0.33 109.378 23817 10196 267 25

26 15 - OZAN SAYGI 8 / A 4 14 -0.67 3 6 1.00 2 6 0.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 6 12 2.00 18.00 45.00 3.00 108.889 23879 10220 270 26

27 17 - DİLARA DURMUŞ 8 / A 6 12 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 3 7 0.67 2 12 -2.00 5 14 0.33 21.00 59.00 1.33 103.437 24415 10458 276 27

28 35 - MELEK YİĞİT 8 / A 4 9 1.00 0 4 -1.33 1 4 -0.33 5 4 3.67 3 8 0.33 2 10 -1.33 15.00 39.00 2.01 102.978 24450 10472 277 28

29 33 - KAAN A**E * 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 13 1.67 4 16 -1.33 20.00 69.00 -2.99 91.170 25445 10885 285 29

30 39 - METEHAN ÇAPAR 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 2 18 -4.00 14.00 71.00 -9.67 57.541 26672 11368 302 30


